
luciani padovan <luciani.agentebirigui@gmail.com>

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12 /2024 EDITAL Nº 083/2024
luciani padovan <luciani.agentebirigui@gmail.com> 29 de julho de 2024 às 09:39
Para: lizlicitacoes <lizlicitacoes@liziluminacao.com.br>

Bom dia. Segue os esclarecimentos solicitados por Vossa Senhoria proferidos pela secretaria requisitante.
À disposição.
Agente de Contratação.
[Texto das mensagens anteriores oculto]



luciani padovan <luciani.agentebirigui@gmail.com>

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12 /2024 EDITAL Nº 083/2024
lizlicitacoes <lizlicitacoes@liziluminacao.com.br> 25 de julho de 2024 às 12:48
Para: "luciani.agentebirigui@gmail.com" <luciani.agentebirigui@gmail.com>

Boa tarde!

Gostaria de solicitar os anexos referente a Concorrência Eletrônica Nº 12/2024, não localizamos junto
aos itens disponibilizados no site o Cronograma Físico Financeiro e a Composição do BDI. Desde já
agradecemos pela gentileza. 

Atenciosamente, 

Departamento de Licitação
Cel.: (11) 96402-2361 / Tel.: (11) 4702-6053
CNPJ.: 18.579.949/0001-53



luciani padovan <luciani.agentebirigui@gmail.com>

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12 /2024 EDITAL Nº 083/2024
licitacoes@birigui.sp.gov.br <licitacoes@birigui.sp.gov.br> 26 de julho de 2024 às 14:58
Para: Luciani Agentebirigui <luciani.agentebirigui@gmail.com>

-------- Mensagem original --------
Assunto: Re: Fwd: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12 /2024 EDITAL Nº 083/2024
Data: 2024-07-26 11:13
De: Marco Pompeu <eletrica@birigui.sp.gov.br>
Para: licitacoes@birigui.sp.gov.br

não tem BDI, pois os custos foram levantados direto por empresas do ramo, com o preço final, portanto, o BDI já está
incluso.
quanto ao cronograma, o pagamento é em uma única parcela após execução e aprovação junto a CPFL, como está
na requisição

Marco

Em 26/07/2024 10:40, licitacoes@birigui.sp.gov.br escreveu:

-------- Mensagem original --------
Assunto: Fwd: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12 /2024 EDITAL Nº 083/2024
Data: 2024-07-26 09:08
De: luciani padovan <luciani.agentebirigui@gmail.com>
Para: licitacoes@birigui.sp.gov.br

---------- Forwarded message ---------
De: luciani padovan <luciani.agentebirigui@gmail.com>
Date: sex., 26 de jul. de 2024 às 09:07
Subject: Re: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12 /2024 EDITAL Nº 083/2024
To: lizlicitacoes <lizlicitacoes@liziluminacao.com.br>

Bom dia.
Irei verificar junto a Secretaria requisitante e, após, apresento as
devidas informações.
Agente de contratação.

Em qui., 25 de jul. de 2024 às 12:48, lizlicitacoes
<lizlicitacoes@liziluminacao.com.br> escreveu:

Boa tarde!

Gostaria de solicitar os anexos referente a Concorrência Eletrônica
Nº 12/2024, não localizamos junto aos itens disponibilizados no site
o Cronograma Físico Financeiro e a Composição do BDI. Desde já
agradecemos pela gentileza.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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